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Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Trieste, 29.08.2022

‘Descrizione Quantita
Polyethylene Glycol Mono-4-nonylphenyl Ether (n=approx. 18) 25g 1

Universita degli Studi di Trieste
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sedi: - via Licio Giorgieri,1 (amministrazione) tel +39 040 558 3902 fax +39 040 558 3903
- piazzale Europa, 1 tel +39 040 574181-5587943 fax +39 040 52572
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RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO
Inviato: mercoledi 17 agosto 2022 09:27
A: ordini@exactaoptech.com
Oggetto: Richiesta preventivo chemical

Buongiorno,

Per quanto riguardo al seguente chemical, mi potrebbe inviare un preventivo, in caso di disponibilita?

Quantity CAS Chemical
25g 26027-38-3 Polyethylene Glycol Mono-4-nonylphenyl Ether (n=approx. 20)

Grazie mille e cordiali saluti,
Maria

Maria Jodo Leitdo | Project and Lab Manager
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
University of Trieste

Via L. Giorgieri 1 - 34127, Trieste (ltaly)

Tel 0405583967 | mariajoao.rodriguesleitao@units.it
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Cap, Sec, CEOIO0Iv - HEA Modena 204307 - Rag. Imo. MO @ Cod. fisc /P IVAIT 1082830364 - N. tscr. Reg. Prod. AEE 1T 08110000008331

Offerta N.: P228740 Spett.le

Data: 26-08-2022 UN TS DEPARTMENT OF CHEMICAL

Codice Cliente: 2150113 AND PHARMACEUTICAL SCIENCES 2150113

NS. Rifer.: Marzia Umani cell. 347/7735506 VIA GIORGIERI 1 1-34127 TRIESTE TS

Pagamento: B.B. A 60 GG.DF.FM (P.A.) C.se Att.: Rodrigues Leitdo Maria Jodo

Valido fino a: 30-09-2022 mariajoao.rodriguesleitao@units.it

Tel. 0405583967

Articolo Descrizione Q.ta :n\e/zozioril::rii:T: Importo

AB141181-25G POLYETHYLENE GLYCOL MONO-4-NONYLPHENYL ETHER (N~2) CAS 26027-38-3 CF. 25g 1 88,00 88,00 €

Per ulteriori informazioni, inserire codici prodotti sul ns sito web www.exactaoptech.com sezione catologo online

Condizioni di fornitura :

| prezzi riportati s'intendono I.V.A. esclusa

Garanzia: 12 mesi f.co ns. sede (vetreria e consumabili esclusi)

Installazione: esclusa (quotazione a richiesta)

Consegne al piano: al costo

NEW >> Per ordini inferiori a 1.800Euro contributo spese di 36Euro per gestione ordine, imballo e trasporto.

NEW >> Per ordini da 1.800Euro a 5.000Euro contributo spese pari al 2% dell’importo dell'ordine per gestione ordine, imballo e trasporto.
NEW >> Per ordini superiori a 5.000Euro contributo spese di 100Euro per gestione ordine, imballo e trasporto.

NEW >> Per consegne-spedizioni a temperatura controllata-ghiaccio secco ulteriore contributo di 22Euro.

Per spedizioni di ordini a programma con consegne scaglionate e/o in pili destinazioni, contributo spese da concordare.

Per organizzazione logistica non e possibile accettare trasporti con nessun corriere esterno.

Non & possibile accettare integrazioni ad ordini in corso, ogni ordine verra quindi inteso come ordine nuovo.

In caso di Vs. gradito ordine Vi preghiamo di citare cortesemente data, numero e codice articolo e di inviarlo all'indirizzo di posta
elettronica servizioclienti-area3@exactaoptech.com

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi chiarimento o informazione Vi occorra

Exacta+Optech Labcenter Spa
Marcello Bellei

{1
1
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Exacta+Optech Labcenter Spa - Via Bosco n. 21, 41030 San Prospero (Modena)
www.exactaoptech.com - Telefono: 059-808101



RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO
Inviato: mercoledi 17 agosto 2022 09:26
A: Tiziano Altieri

Oggetto: Richiesta preventivo chemical
Buongiorno,

Per quanto riguardo al seguente chemical, mi potrebbe inviare un preventivo, in caso di disponibilita?

Quantity CAS Chemical
25¢g 26027-38-3 Polyethylene Glycol Mono-4-nonylphenyl Ether (n=approx. 20)

Grazie mille e cordiali saluti,
Maria

Maria Jodo Leitdo | Project and Lab Manager
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
University of Trieste

Via L. Giorgieri 1 - 34127, Trieste (ltaly)

Tel 0405583967 | mariajoao.rodriguesleitao@units.it
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delivered by VWI™

VWR International S.r.|

Destinatario 30201050

UNITS - DIP. SCIENZE CHIMICHE E
FARMACEUTICHE

VIA L. GIORGIERI 1

34127 TRIESTE TS

JUS

Quotazione n°: 3002423839
Validita: 23.08.2022 - 22.09.2022
Numero cliente: 30201050

Riferimento Cliente : C.a Dr.ssa Maria Jodo Leitdo

Cliente 30201050

UNITS - DIP. SCIENZE CHIMICHE E
FARMACEUTICHE

VIA L. GIORGIERI 1

34127 TRIESTE TS

P IVA: [T00211830328

Riferimento quotazione
E- mail: offerte.it@vwr.com
telefono: 02 3320311

Milano, 23.08.2022.

Gentile cliente Dr. Maria Jodo Leitdo

Facendo seguito alla sua cortese richiesta, siamo lieti di sottoporle la nostra migliore offerta per i prodotti di suo

interesse. g

Le quotazioni sono riferite alle quantita indicate, i prezzi proposti saranno quindi applicati - entro i termini di validita dell'offerta
- fino all'evasione delle stesse.

Invii il Suo ordine all'indirizzo ordini.it@vwr.com

Ordinare online & ancora piu facile e conveniente! Effettui il login alla sua area riservata su https://it.vwr.com/store e trasformi

in ordine la sua offerta direttamente dalla pagina “Tracciabilita delle offerte”, https://it.vwr.com/store/quote/myQuote.jsp
Per una risposta pit rapida puo inviare direttamente le sue richieste di offerta tramite il suo account su it.vwr.com

Sig.a Paola Moreo Tiziano Altieri

Rif Servizio Clienti Rif commerciale

Reg. Imp.MI 12864800151 REA MI 1592348 —E l':-.'-.:'Net 5_

Paginal -3

VWR International srl Registro A.E.E.n.IT08110000005639 Citibank N.A. Tel. 02332031.1
Via San Giusto,85 Cap. Soc. EUR 6.600.000 i.v. IBAN IT 91 T 03566 01600 000124696011 Fax. 800152999/0240090010
20153 Milano - Italia Cod.Fisc.e Part.IVA IT 12864800151 BIC-SWIFT : CITIITMX e-mail: info.it@vwr.com



N a VG n to r b Quotazione n°: 3002423839

- Validita: 23.08.2022 - 22.09.2022
delivered by VW
Numero cliente: 30201050
VWR International S.r.I Riferimento Cliente : C.a Dr.ssa Maria Jodo Leitdo
Pos Codice prodotto Quantita Prezzo unitario Prezzo totale
Descrizione
Confezionamento
Disponibilita
Costi supplementari
10 TCIAP0709-25G
Polyethylene glycol mono-4-nonylphenyl ether 20%25¢g 20,00 400,00
n=~18

Art. attualmente non a stock

Termini di pagamento: 60 giorni netto

Totale Offerta Totale excl IVA EUR 400,00
IVA 22,0% EUR 88,00
Totale incl IVA EUR 488,00

CONDIZIONI DI FORNITURA IN VIGORE

Per ordini via fax o email verranno addebitate le seguenti spese: 27,00 Euro (lva esclusa) per contributo spese di trasporto con
consegna al piano stradale;

per ordini di importo inferiore al nostro minimo fatturabile di Euro 300 (lva esclusa) verranno addebitati ulteriori 30,00 Euro (lva
esclusa) per spese di gestione amministrativa.

Per ordini via Webshop (https://it.vwr.com) verranno addebitate le seguenti spese:

15,00 Euro (lva esclusa) per contributo spese di trasporto con consegna al piano stradale;

per ordini di importo inferiore al nostro minimo fatturabile di Euro 100 (lva esclusa) verranno addebitati ulteriori 10,00 Euro (lva
esclusa) per spese di gestione amministrativa.

COSTI AGGIUNTIVI

* | trasporti speciali, le spedizioni dirette dai fornitori e/o a temperatura controllata prevedono dei costi aggiuntivi riportati nel
dettaglio costi in calce all'offerta;

* le spese di trasporto potranno variare in base al peso e/o a configurazioni personalizzate;

« Trasporti al punto di utilizzo e altri servizi come disimballo e posizionamento sono a richiesta e verranno quotati a parte

* Installazione e collaudo di strumentazione, se previsti, verranno inclusi come voce separata nella quotazione. Per strumenti di
facile installazione e utilizzo tali servizi non sono previsti e saranno quotati solo su richiesta.

Vi preghiamo di tenere conto di quanto sopra indicato nell'emissione dei vostri ordini.
Per le Condizioni Generali di Vendita si prega di far riferimento al nostro sito web http://it.vwr.com
IMPORTANTE : AVVERTENZE SULL'UTILIZZO DEI PRODOTTI

| prodotti da noi forniti sono destinati all'utilizzo in base alle documentazioni e alle specifiche dei produttori. VWR International S.
r.l. non sara in alcun modo responsabile per impieghi non conformi a tali specifiche.

VWR International srl Registro A.E.E.n.IT08110000005639 Citibank N.A. Tel. 02332031.1
Via San Giusto,85 Cap. Soc. EUR 6.600.000 i.v. IBAN IT 91 T 03566 01600 000124696011 Fax. 800152999/0240090010 e—
20153 Milano - Italia Cod.Fisc.e Part.IVA IT 12864800151 BIC-SWIFT : CITIITMX e-mail: info.it@vwr.com I;“'.’-.Net -

Reg. Imp.MI 12864800151 REA M| 1592348 % 5
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N GVG n to r ™ Quotazione n°: 3002423839

3 Validita: 23.08.2022 - 22.09.2022
delivered by VWTI
Numero cliente: 30201050
VWR International S.r.| Riferimento Cliente: C.a Dr.ssa Maria Jo3o Leitdao

E’ responsabilita dei clienti agire in conformita con le regolamentazioni applicabili in tema di salute, ambiente e sicurezza e
predisporre le dovute azioni in relazione allo stoccaggio, alla manipolazione, alla vendita e all'uso dei prodotti.

CONTRIBUTO CONAI

In caso di vendita di contenitori di vario genere e materiale, VWR non procedera all’addebito del relativo contributo Conai,
intendendo che tali articoli siano acquistati dal cliente esclusivamente per uso laboratorio o campionamento. Qualora invece il
cliente dovesse utilizzare questi prodotti per confezionare la propria merce o, comunque, per scopi diversi da quelli di
laboratorio e campionamento, dovra darne tempestiva informazione a VWR, ad esempio indicandolo nel proprio ordine, in modo
da consentire alla stessa di procedere all'addebito in fattura del dovuto.

Restando in attesa di un Vostro gradito riscontro, cogliamo I'occasione
per porgervi i nostri pit cordiali saluti

VWR International S.r.l.
Customer Service

VWR International srl Registro A.E.E.n.IT08110000005639 Citibank N.A. Tel. 02332031.1

Via San Giusto,85 Cap. Soc. EUR 6.600.000 i.v. IBAN IT 91 T 03566 01600 000124696011 Fax. 800152999/0240090010 e ——

20153 Milano - Italia Cod.Fisc.e Part.IVA IT 12864800151 BIC-SWIFT : CITIITMX e-mail: info.it@vwr.com LA INet ]
Reg. Imp.MI 12864800151 REA MI 1592348 “ede)
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RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO
Inviato: mercoledi 17 agosto 2022 09:26

A: michael.ongaro@merckgroup.com
Cc: itcustomerrelations@merckgroup.com
Oggetto: Richiesta preventivo chemical

Buongiorno,

Per quanto riguardo al seguente chemical, mi potrebbe inviare un preventivo, in caso di disponibilita?

Quantity CAS | Chemical
25g | 26027-38-3 Polyethylene Glycol Mono-4-nonylphenyl Ether (n=approx. 20)

Grazie mille e cordiali saluti,
Maria

Maria Jodo Leitdo | Project and Lab Manager
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
University of Trieste

Via L. Giorgieri 1 - 34127, Trieste (Italy)

Tel 0405583967 | mariajoao.rodriguesleitao@units.it




MERC K

Merck Life Science S.r.l.
Via Monte Rosa 93
20149 Milano, Italy

Tel: +39 0233417310

Fax: +39 02 3801 0737

Email:
itcustomerrelations@merckgroup.com
https://www.sigmaaldrich.com/italy.html

Part. IVA VAT: IT13209130155
Cod. Fisc. E Reg.Imp.Milano N. 13209130155
R.E.A. 1625731

Banca di Appoggio

Deutsche Bank S.p.A

Conto n. : 000000820344

SWIFT BIC: DEUTITM1467

IBAN: IT40 J 03104 01607 000000770016

Nostro Rif. 2001268384
17/8/2022 Universita degli Studi di Trieste
Data di scadenza: 16/10/2022 Dr. Maria Jo3o Leitao
Dipartimento di Scienze Chimiche e
Farmaceutiche
Via L. Giorgieri, 1
34127 Trieste
ITALY
+390405583967

Sold To Customer No:2035599586

Offerta
Prezzo Unitario Netto Totale Netto
Codice Descrizione Q.ta (EUR/€) (EUR/€)
1. 1467950-0.5ML NONOXYNOL 9, UNITED STATES PHARMACOPEIA 1 252,75 252,75

Totale Netto (EUR/E) 252,75
I.V.A. (22.00%)(EUR/€) 55,61
Totale I.V.A. Inclusa (EUR/€) 308,36

IMPORTANTE:

VOGLIATE INDICARE IL NOSTRO NUMERO DI OFFERTA (2001268384) NEL VS. ORDINE AL FINE DI
POTERVI GARANTIRE L'INVIO DELLA MERCE Al PREZZI CONCORDATI.

La disponibilita di magazzino € da considerarsi valida ad oggi e soggetta a modifiche al momento
dell’'ordine.

Ci riserviamo il diritto di dare la priorita alla fornitura di prodotti ad alta richiesta relativi al COVID-19

Nostro Rif. 2001268384 Padina 1 di 6
Contact Representative : MICHAEL ONGARO g
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GETCONNECTED

for the latest Product Updates,

Technical Newsletters and Promotions ﬁ[

1

| »
Sigmaildrich.com/GetConnected @ © “E
| ' 2

WA Oy e

MICHAEL ONGARO
+39 3482314158
michael.ongaro@merckgroup.com

Nostro Rif. 2001268384 . .
Contact Representative : MICHAEL ONGARO Pagina 2 di 6



MERRCK

Nostro Rif. 2001268384
1718/2022 Universita degli Studi di Trieste
Data di scadenza: 16/10/2022 Dr. Maria Joao Leitdo
Dipartimento di Scienze Chimiche e
Farmaceutiche
Via L. Giorgieri, 1
34127 Trieste
ITALY
+390405583967

Gentile Cliente,

La preghiamo di accertarsi che nella richiesta d’ordine siano presenti tutti i dati obbligatori per la fatturazione elettronica:

-

. Numero Ordine d’'Acquisto.

2. Vs ragione sociale completa di P.IVA.

3. Indirizzo di spedizione e persona di contatto.

4. CUU (Codice Univoco Ufficio), CIG (ldentificativo Gara) ed eventuale CUP.

9]

. Segnalazione in caso di trasmissione o richiesta MePA o RdO per la stessa fornitura

6. Eventuale codice offerta.

~

. Codice prodotto, quantita’, data di consegna e importo.

8. Specificare se soggetti a “Split payment” (scissione dei pagamenti).

9. In caso di richiesta di esenzione IVA art.72 DPR 633/1972 occorre I'apposita dichiarazione firmata in cui risultino: gli
estremi del contratto, la destinazione degli acquisti, la quota % di partecipazione al progetto EU, I'importo della vendita che
non deve essere assoggettata ad IVA.

10. Ulteriori informazioni o documenti che desiderate ricevere assieme alla fattura elettronica.

Ringraziando per la collaborazione, Le porgiamo
Distinti Saluti

Customer Relations
itcustomerrelations@merckgroup.com

Merck Life Science S.r.l.

Via Monte Rosa 93 Num.R.E.A. di Milano: 1669023

20149 Milano, Italy Cod. Fiscale - P.IVA - Reg. Impr. Milano: 1IT03350760967
Tel: +3902 33417310 RA.E.E.: IT13120000008213

Fax: +39 02 3801 0737 Capitale SocialeEuro 5.000.000 i.v.

https://www.sigmaszldrich.com/italy.html  Societ3 a socio unco soggetta a direzione e coordinamento di Merck KgaA, Darmstadt, Germany.

Nostro Rif. 2001268384

Contact Representative : MICHAEL ONGARO Fagine 3l



MUERRCK

Nostro Rif. 2001268384
17/8/2022 Universita degli Studi di Trieste
Data di scadenza: 16/10/2022 Dr. Maria Jo3o Leitdao
Dipartimento di Scienze Chimiche e
Farmaceutiche
Via L. Giorgieri, 1
34127 Trieste
ITALY
+390405583967

CONDIZIONI DI FORNITURA
Il Vostro gradito ordine, intestato a Merck Life Science S.r.I, potra essere inviato
tramite il sito www.sigmaaldrich.com, via e-mail all'indirizzo: itcustomerrelations@merckgroup.com,
via fax al nr. 02 3801 0737

RIPORTANDO IL NS. NUMERO DI OFFERTA (2001268384) AL FINE DI POTERVI GARANTIRE L'INVIO DELLA MERCE Al
PREZZ| CONCORDATI ALTRIMENTI VI SARA’ APPLICATO IL PREZZO DI LISTINO

SPESE DI TRASPORTO:
| prezzi indicati non comprendono le spese relative al trasporto (vedi sotto) e sono IVA esclusa.

Le spese di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi saranno calcolati all'atto del ricevimento dell'ordine e comunicate con la conferma
dello stesso.

Dal 25.04.2022 verranno applicate le seguenti spese di trasporto:
Spese di trasporto: € 25,00 per ordini
Supplemento: 15 EUR
Spese di gestione ordine (verranno applicate solo se I'ordine verra inviato via email o fax): € 23,00
Spese per invio prodotti ghiaccio: € 40,00 (per ordine)
Spese di trasporto per ordini di Oligo: € 10,00

Le recenti condizioni di mercato e la situazione geopolitica hanno impattato significativamente i costi di consegna delle merci ai
nostri clienti; di conseguenza potrebbe essere stato applicato un supplemento fino a 15 EUR per ordine, incluso nell'importo delle
spese mostrato

Per tutti gli ordini trasmessi via web non verranno addebitate le spese di gestione ordine.
Per consegna espressa: Il costo per la spedizione espressa sara calcolato in base al peso e alla destinazione finale della
merce, per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro Customer Service.
La presente offerta & soggetta alle condizioni generali di fornitura allegate.

VALIDITA' OFFERTA ' 16/10/2022

Nostro Rif. 2001268384

Contact Representative : MICHAEL ONGARO Pagina 4 di6



MERRCK

PAGAMENTO H come da condizioni comunicate da Merck o concordate tra Merck e il i
|| contraente ;

IMBALLO H compreso nel prezzo

.V.A. Ei secondo i termini di legge a Vs. carico (22%) JI

Nostro Rif. 2001268384

Contact Representative : MICHAEL ONGARO Paglia 5.di6



MERRCK

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutti i prodotti e/o servizi acquistati in base a questo preventivo sono soggetti ai Termini e condizioni di vendita disponibili sul
https://www.sigmaaldrich.com/italy/termini-e-condizioni.html

Nostro Rif. 2001268384 : ;
Contact Representative : MICHAEL ONGARO Pagina 6 di 6
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RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO
Inviato: martedi 26 luglio 2022 20:43

A: sales-be@tcichemicals.com
Oggetto: R: Quotation request - chemical

Dear Jessie,

Thanks for your email. The following product is what we need:
Polyethylene Glycol Mono-4-nonylphenyl Ether 26027-38-3 | TCI EUROPE N.V. (tcichemicals.com)
A very important thing is n=approx. 18.

Could you give me a quotation for this?
From tomorrow | will be on holiday and we will proceed in the middle of August with the order.

Kind regards,
Maria

Da: sales-be@tcichemicals.com <sales-be@tcichemicals.com>

Inviato: martedi 26 luglio 2022 16:12

A: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO <MARIAJOAO.RODRIGUESLEITAO@units.it>
Oggetto: RE: Quotation request - chemical

Dear Maria,

Thank you for your enquiry.

| have to inform you that we have no product available in our catalogue with TCI ref P0710. But we have other
references available with the CASrn that you mention.

Please confirm if there is one product you would like to receive our quotation for:
https://www.tcichemicals.com/IT/en/search/?text=26027-38-3

| hope to have informed you well.
If you have any other question, please don’t hesitate to ask.

Met vriendelijke groeten | Cordialement | Kind regards

Jessie Van Volsem
Customer Service

TCl Europe NV - division of TOKYO CHEMICAL INDUSTRY

Boereveldseweg 6 - Haven 1063, 2070 Zwijndrecht, Belgium

Tel.: +32 (0)3 735 07 00, Fax: +32 (0)3 73507 01

Free telephone from France, the Netherlands and Belgium : 00800 605 778 46
jessie.vanvolsem@tcichemicals.com, sales-be@tcichemicals.com
www.TClchemicals.com



€ Order process is much faster

REGlSTER*‘ rerlg OnTiJ

= Follow the status of your order
* Shipping dates arc availab Ranline
o = Tracking number is available online

=== %

for TC' Account! ; Contact us for more information

From: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO <MARIAJOAO.RODRIGUESLEITAO@units.it>
Sent: 25 July 2022 15:56

To: TCIE-sales-be <sales-be@tcichemicals.com>

Subject: Quotation request - chemical

Good morning,
| am Maria Leitao and | work for a research group in the University of Trieste.

We need a quote for a reagent and the estimated delivery time. The chemical is:

Quantity Code | CAS | Chemical
1 Polyethylene Glycol Mono-4-nonylphenyl Ether
25g | P0O710 | 26027-38-3 | (n=approx. 20)

Thank you very much in advance and kind regards,
Maria Leitao

Maria Jodo Leitdo | Project and Lab Manager
Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
University of Trieste

Via L. Giorgieri 1 - 34127, Trieste (Italy)

Tel 0405583967 | mariajoao.rodriguesleitao@units.it
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QU OTATION No.: 20027970
Date: 29/08/2022
Print Date: 29/08/2022

TCI EUROPE N.V. Boereveldseweg 6 Haven 1063 2070 Zwijndrecht Belgium
Tel : +32(0)3 7350700 Email : sales-eu@tcichemicals.com VAT Reg. No. : BE0467386679

Invoice Address : Delivery Address :
UNIV DEGLI STUDI TRIESTE UNIV DEGLI STUDI TRIESTE
DIP SCIENZE FARMACEUTICHE-CHIMICA DIP SCIENZE FARMACEUTICHE-CHIMICA
VIA LICIO GIORGIERI 1 VIA LICIO GIORGIERI 1
34127 TRIESTE MARIA JOAO RODRIGUES LEITAO
ITALY 34127 TRIESTE

ITALY
Customer Number. F020247001 Terms of Delivery DAP TRIESTE
Valid From 29/08/2022 Manner af Transpiokt FRdEx Express
Valid To 25/09/2022 Handled By: Katrien Jacobs
Terms of Payment Net 30 Days VAT Reg. No: IT00211830328
Customer Reference 20091206 /1210

Item

No Item Qty UoM Price Discount Commission Currency Amount  Shipping Date

10 PO0709-25G 1 EA 20.00 0.00 0.00 EUR 20.00 To be confirmed
Polyethylene Glycol Mono-4-nonylphenyl Ether (n=approx. 18)

Commaodity Code : 3907299990
CAS RN 26027-38-3

DELIVERY FROM STOCK

Quotation Line Total........... 20.00
Shipping Fee 15.00
Handling Fee 0.00
Administration Fee 0.00
Hazard Fee 0.00
Frozen Shipment 0.00
Total Excluding VAT....... 35.00
VAT......... 0.00
Quotation Total EUR 35.00

The availability date is estimated and is subject to change. Please confirm when placing your order.

This Quotation is subject to the terms and conditions of TC| EUROPE N.V.

http://www.tcichemicals.com Page 1 of 1




