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Richiesta Ai3magnoni

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Inviato: mercoledi 10 maggio 2023 14:18

A: info@al3magnoni.com

Cc: GOBBO PIERANGELO <PIERANGELO.GOBBO@units.it>
Oggetto: Richiesta preventivo

Buongiorno,

Sono Maria Leitao e lavoro nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Universita di Trieste. Il Prof. Pierangelo Gobbo sta organizzando alcuni seminari come
parte di un grosso progetto di ricerca Europeo e cerchiamo un ristorante per ospitare la cena dei seminari. Quest’anno saranno circa 3-4 cene per 6-15 persone.

Vorremo quindi gentilmente chiedere la vostra disponibilita per ospitare le cene di questi seminari. Questa volta saremmo 15 persone ma confermeremo il numero preciso
alcuni giorni prima.

Potreste farci una proposta di menu fisso tutto incluso (con magari possibilita di scelta tra alcuni piatti) con un importo approssimato di 50/60 euro a testa?

Siccome siamo un ente pubblico, avremo bisogno di fattura elettronica da parte vostra.
In attesa di un vostro riscontro.

Grazie mille e cordiali saluti,
Maria

Maria JoZo LeitZo | Project and Lab Mznager
Department of Chemical znd Pharmacauticat Sciencas
University of Triesta

Wiz L Giorgieri 1- 34127, Trieste {htaly)

Tel O | mariziozo.rodri 5 its.it

Richiesta Tavernetta al Molo

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Inviato: mercoledi 10 maggio 2023 14:16

A: tavernettaalmolo@libero.it

Cc: GOBBO PIERANGELO <PIERANGELO.GOBBO@units.it>
Oggetto: Richiesta preventivo

Buongiorno,
Sono Maria Leitao e lavoro nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell'Universita di Trieste. Il Prof. Pierangelo Gobbo sta

organizzando alcuni seminari come parte di un grosso progetto di ricerca Europeo e vorremo ospitare la cena dei seminari presso il vostro
Ristorante. Quest’anno saranno circa 3-4 cene per 6-10 persone.

Vorremo quindi gentilmente chiedere la vostra disponibilita per ospitare le cene di questi seminari. Questa volta saremmo 15 persone ma
confermeremo il numero preciso alcuni giorni prima.

Potreste farci una proposta di menu fisso tutto incluso (con magari possibilita di scelta tra alcuni piatti) con un importo approssimato di 50/60
euro a testa?

Dopo la vostra conferma possiamo inviarvi il buono ordine e provvederemmo al pagamento dopo aver ricevuto la fattura elettronica da parte
vostra.

In attesa di un vostro riscontro.

Grazie mille e cordiali saluti,
Maria

Maria Jogo Leitdo | Project and Lsb Manager
Dapariment of Chemical znd Pharmacautical Sciencas
University of Trieste

Viz L Giorgieri 1 - 34127, Trisste {ltaly)

Tel 0405583958 | marisiozo.rodrigussleitzo@ units.it



Richiesta Nero diseppia:

Da: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO

Inviato: mercoledi 10 maggio 2023 14:18

A: nerodiseppiatrieste@libero.it

Cc: GOBBO PIERANGELO <PIERANGELO.GOBBO@urits.it>
Oggetto: Richiesta preventivo -

Buongiorno,
Sono Maria Leitao e lavoro nel Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dell’Universita di Trieste. Il Prof. Pierangelo Gobbo sta

organizzando alcuni seminari come parte di un grosso progetto di ricerca Europeo e vorremo ospitare la cena dei seminari presso il vostro
Ristorante. Quest’anno saranno circa 3-4 cene per 6-10 persone.

Vorremo quindi gentilmente chiedere la vostra disponibilita per ospitare le cene di questi seminari. Questa volta saremmo 15 persone ma
confermerema il numero preciso alcuni giorni prima.

Potreste farci una proposta di menu fisso tutto incluso (con magari possibilita di scelta tra alcuni piatti} con un importo approssimato di 50/60
euro a testa?

Dopo la vostra conferma possiamo inviarvi il buono ordine e provvederemmo al pagamento dopo aver ricevuto la fattura elettronica da parte
vostra.

In attesa di un vostro riscontro.

) T (CTRy -
Grazie mille e cordiali saluti, e

Maria

Maria JoZo Leitgo | Project and Lab Manager
Department of Chemical and Pharmacaurtical Sciencas
University of Triesta

Viz L Giorgieri 1 - 34127, Trizste {ltaly]

Tel 0305583958 | marisiczo.rodriguesleitso@ units.it



Risposta Nero diseppia:

Da: nerodiseppiatrieste@libero.it <nerodiseppiatrieste@libero.it>

Inviato: mercoledi 10 maggio 2023 17:02

A: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAO <MARIAJOAO.RODRIGUESLEITAO @units.it>

Oggetto: Re: Richiesta preventivo -

Gentile Signora Maria,

grazie per la gradita richiesta. Al momento le confermiamo che abbiamo disponibilita. Ci dispiace ma non prevediamo ment fissi. Il menu é alla carta.
Possiamo indicarle che per un importo di € 60,00 I'Ospite puo scegliere fra due portate pil un dolce, bevande comprese.

Per quanto riguarda la fattura elettronica ovviamente nessun problema ma la stessa dovra essere saldata direttamente al termine della cena.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore informazione ed in attesa di una vs. eventuale conferma della prenotazione, le inviamo i ns. saluti.

Valentina

Risposta Tavernetta Al Molo:

Da: tavernettaalmolo@libero.it <tavernettaalmolo@libero.it>
Inviato: venerdi 12 maggio 2023 12:31

A: RODRIGUES LEITAO MARIA JOAQ <MARIAJOAQ.RODRIGUESLEITAO@units.it>
Oggetto: Re: R: Richiesta preventivo

Buongiorno
a seguire la proposta menu:
-Insalatina tiepida con coda di rospo;
-Risotto ai frutti di mare e scampi /o Paccheri con calamaretti e olive taggiasche;
-Filetto di branzino con verdure e patate al forno;
-Crema catalana.
Incluso di 1/4 di vino bianco "Friulano" e acqua minerale. 55€
In attesa di un suo riscontro, le auguro una buona giornata.

Brian - Tavernetta al molo



