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Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

Trieste, 15/11/2022

DESCRIZIONE QUANTITA

MacBook Pro 14" chip M1 Pro 10-core CPU 16-core GPU 1TB SSD Grigio 1
Siderale — TASTIERA IN ITALIANO

Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32", 3840x2160 (UHD 4K),
VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB,

Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode,

Flicker Free, Nero

Universita degli Studi di Trieste

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche dipdscf@units.it www.dscf.units.it
sedi: - via Licio Giorgieri,1 (amministrazione) tel +39 040 558 3902 fax +39 040 558 3903
- piazzale Europa, 1 tel +39 040 574181-5587943 fax +39 040 52572

34127 Trieste



From:
Subject:
Date:
To:

o,

GALANTI AGOSTINO AGOSTINO.GALANTI@units.it
Richiesta offerta materiale informatico

14 November 2022 at 11:48

info @tli.it

Buongiorno,

Sono un ricercatore presso I'Universita di Trieste. Avrei bisogno di ordinare del materiale informatico. Voi vendete alla Pubblica
Amministrazione, con pagamento a 30 gg?

In caso positivo, vi chiederei cortesemente di inviarmi un preventivo per gli articoli seguenti:
- PC portatile: https://www.apple.com/it/shop/buy-mac/macbook-pro/14%22-grigio-siderale-cpu-10-core-gpu-16-core-1tb#

- Monitor: https://www.amazon.it/Samsung-Monitor-3840x2160-Bezeless-Ingresso/dp/B0913JG3QF/ref=sr 1_6?
crid=XHBH4AWXLNL5&keywords=monitor+UHD&qid=1668091359&qu=eyJxc2MiOil1Ljl1 liwicXNhljoiNC440SIsInFzcCl6ljMuM

DQifQ==&s=pc&sprefix=monitor+uhd,computers,81&sr=1-6

Il monitor non deve necessariamente essere identico, ma idealmente con caratteristiche simili - sito Amazon solo per indicare il
modello.

Per quanto riguarda il PC invece, idealmente avrei bisogno della configurazione con 1 TB di memoria, ma eventualmente anche
512 GB potrebbe andare bene.

Il preventivo dovrebbe essere indirizzato a:

Agostino Galanti

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Universita degli Studi di Trieste

Via L. Giorgieri, 1

34127 Trieste - IT

Resto a disposizione per qualsiasi domanda.

Grazie anticipatamente,
Cordiali saluti

Agostino Galanti

Agostino Galanti, PhD (he/him)
Postdoctoral Research Associate

Ufficio 331

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Universita degli Studi di Trieste

Via L. Giorgieri, 1

34127 Trieste - IT

+39 040 5583917
Website: gobbo-group.com



From:
Subject:
Date:
To:

Preventivi Top Level Informatica preventivi@tli.it
Re: Fwd: Richiesta offerta materiale informatico (
14 November 2022 at 15:41

AGOSTINO.GALANTI@units.it

Buonasera Dott. Galanti
Grazie della richiestal

Certamente lavoriamo con la PA dal 2013.
Ecco i prezzi di quanto richiesto:

N. 1 MacBook Pro 14": Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16-core - Grigio siderale

Dimensione Dischi: 1.024 GB

Grafica Integrata: Si

Tecnologia del processore: Apple M1 Pro

Modello del processore: Apple M1 Pro chip with 10-core CPU and 16-core GPU
Display: 14,2 "

Touch screen: No

RAM: 16 GB

Versione S.O.: Big Sur

S.0.: Big Sur

Prezzo a Voi riservato 2499,00 euro + IVA

Da ordinare: 15gg lav. cca
ordine irrevocabile!

N. 1 Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32", 3840x2160 (UHD 4K)
Prezzo a Voi riservato 349,00 euro + IVA

Se va bene, posso produrre un codice univoco sul catalogo MePa cosi potete procedere con l'ordine, allegherd un PDF con
I'elenco del materiale.
Avendo fretta consiglio di confermare quanto prima, siccome per avere il codice mepa sul catalogo ci vogliono cca. 48ore.

A disposizione
Massimo

Il 14/11/2022 13:21, Top Level Informatica ha scritto:

---------- Messaggio inoltrato ----------

Da: GALANTI AGOSTINO <AGOSTINO.GALANTI@units.it>
Data: 14 nov 2022 11:48

Oggetto: Richiesta offerta materiale informatico

A: info@tli.it

Cc:

| Buongiorno,

Sono un ricercatore presso I'Universita di Trieste. Avrei bisogno di ordinare del materiale informatico. Voi vendete alla
| Pubblica Amministrazione, con pagamento a 30 gg?

In caso positivo, vi chiederei cortesemente di inviarmi un preventivo per gli articoli seguenti:

- PC portatile: https://www.apple.com/it/shop/buy-mac/macbook-pro/14%22-grigio-siderale-cpu-10-core-gpu-16-core-1tb#
- Monitor: https://www.amazon.it/Samsung-Monitor-3840x2160-Bezeless-Ingresso/dp/B0913JG3QF /fref=sr 1_6?

uMDQifQ==&s=pc&sprefix=monitor+uhd,computers,81&sr=1-6
| Il'monitor non deve necessariamente essere identico, ma idealmente con caratteristiche simili - sito Amazon solo per

| indicare il modello.

| Per quanto riguarda il PC invece, idealmente avrei bisogno della configurazione con 1 TB di memoria, ma eventualmente
anche 512 GB potrebbe andare bene.

| Il preventivo dovrebbe essere indirizzato a:

| Agostino Galanti

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Universita degli Studi di Trieste

| Via L. Giorgieri, 1

34127 Trieste - IT

Resto a disposizione per qualsiasi domanda.

Grazie anticipatamente,
| Cordiali saluti




Agostino Galanti

Agostino Galanti, PhD (he/him)
Postdoctoral Research Associate

. Ufficio 331
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
| Universita degli Studi di Trieste
| Via L. Giorgieri, 1
| 34127 Trieste - IT

. +39 040 5583917
| Website: gobbo-group.com

Dott. Massimo Radossi
Responsabile Commerciale

Top Level Informatica

Via Settefontane, 73 34139 Trieste
Tel. +39 040 9380271

Fax. +39 040 9381175
preventivi@tli.it

www.tli.it

Save a tree!
Print this message only if it's absolutely necessary

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a
uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La invitiamo ad eliminarlo
senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie.

Pursuant to Regulation (Eu) 2016/679 Of The European Parliament And Of The Council, you are hereby informed that
this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee,
and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or

disseminate this message to anyone. Thank you.



Y/

From: GALANTI AGOSTINO AGOSTINO.GALANTI@units.it
Subject: Richiesta offerta materiale informatico
Date: 14 November 2022 at 11:47
To: trieste@cec.com

Buongiorno,

Sono un ricercatore presso I'Universita di Trieste. Avrei bisogno di ordinare del materiale informatico. Voi vendete alla Pubblica
Amministrazione, con pagamento a 30 gg?

In caso positivo, vi chiederei cortesemente di inviarmi un preventivo per gli articoli seguenti:

- PC portatile: https://www.apple.com/it/shop/buy-mac/macbook-pro/14%22-grigio-siderale-cpu-10-core-gpu-16-core-1tb#

- Monitor: https://www.amazon.it/Samsung-Monitor-3840x2160-Bezeless-Ingresso/dp/B0913JG3QF/ref=sr_1_6?
crid=XHBH4AWXL NL5&keywords=monitor+UHD&qid=1668091359&qu=eyJxc2MiOil1Ljl1 liwicXNhljoiNC440SIsInFzcCl6ljMuM
DQifQ==&s=pc&sprefix=monitor+uhd,computers,818&sr=1-6

Il monitor non deve necessariamente essere identico, ma idealmente con caratteristiche simili - sito Amazon solo per indicare il
modello.

Per quanto riguarda il PC invece, idealmente avrei bisogno della configurazione con 1 TB di memoria, ma eventualmente anche
512 GB potrebbe andare bene.

Il preventivo dovrebbe essere indirizzato a:

Agostino Galanti

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Universita degli Studi di Trieste

Via L. Giorgieri, 1

34127 Trieste - IT

Resto a disposizione per qualsiasi domanda.

Grazie anticipatamente,
Cordiali saluti

Agostino Galanti

Agostino Galanti, PhD (he/him)
Postdoctoral Research Associate

Ufficio 331

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Universita degli Studi di Trieste

Via L. Giorgieri, 1

34127 Trieste - IT

+39 040 5583917
Website: gobbo-group.com



C & C Consulting S.p.A.

Preventivo
n. 8444/PA del 14/11/2022

Destinatario

Universita' degli Studi di Trieste - Dip. Scienze
Chimiche e Farmaceutiche -segreteria
amministrativa

Via Giorgieri, 1

34127 Trieste (TS)

C.F. 80013890324 P.Ilva 00211830328

Prodotto

MKGQ3T/A
GPU 1TB SSD Grigio Siderale
LS32A700NWUXEN

diagonale (polliciaggio): 32 "
Rapporto d'aspetto: 16:9
Touch Screen: No
Tecnologia pannello: IPS

Regolazione Altezza: No
Funzione Pivot: No

Nr. porte HDMI: 1
Gaming: No

MEPA@

all'indirizzo MEPA@CEC.COM

Viale Luigi Einaudi, 10 - 70125 Bari (BA) - Italy

MacBook Pro 14" chip M1 Pro 10-core CPU 16-core

Samsung Monitor Desktop - S32A700 - Lunghezza

Risoluzione massima orizzontale: 3.840 px

si prega di inviare conferme ordine e
comunicazioni relative alla presente offerta

s

Apple Premium Reseller ( :&( :
5 Premium
Tel. 080-5622311 Reseller

e-mail: info@cec.com Internet: www.cec.com

C.F./P.lva 05685740721

Destinazione

Universita' degli Studi di Trieste - Dip. Scienze
Chimiche e Farmaceutiche -segreteria
amministrativa

Via Giorgieri, 1

34127 Trieste (TS)

Modalita di pagamento

Bonifico bancario 60 gg. D.F.

INTESA SANPAOLO (Enti

IBAN IT 06 F 03069 04013 100000014948

Quantita Prezzo Sconto Importo Iva
1pz € 2.093,00 €2.093,00( 22sp
1 € 340,00 € 340,00| 22sp
Tot. imponibile € 2.433,00
Tot. Iva €535,26
Tot. documento € 2.968,26
Iva a carico del cess./committ. € -535,26
Tot. dovuto € 2.433,00

Pag. 1




From: Supporto Clienti (R-Store Trieste | Supporto online) trieste@rstore.it
Subject: Re: [R-Store Supporto Online] Agostino Galanti - Nuovo messaggio dal form Contatta Store di Trieste
Date: 15 November 2022 at 12:07
To: Agostino Galanti agostino.galanti@units.it

#Scrivi la tua risposta sopra questa linea#

g - EEE e .
R-Store | .%
Premium .
Reseller support & services

Gentile Agostino la tua richiesta di supporto (#117966) € stata aggiornata.

Rispondi a questa email o visita il link:
http://rstore.zendesk.com/hc/requests/117966

Supporto Clienti (R-Store Supporto Online)

Gentile Agostino,
grazie per averci scritto.

Ho inoltrato la sua comunicazione al reparto di competenza, si metteranno in contatto con lei quanto

prima perydarle tutte le informazioni richieste.
Resto a disposizione e colgo 'occasione per augurarle una buona giornata.

Cordiali saluti,

Giovanna.

Agostino Galanti

Ciao, Qui di seguito i dettagli del form compilato:

Nome Agostino

Cognome Galanti

Email agostino.galanti@units.it
Telefono 0405583917

Messaggio Buongiorno,




Sono un ricercatore presso I'Universita di Trieste. Avrei bisogno di ordinare del materiale informatico. Voi

vendete alla Pubblica Amministrazione, con pagamento a 30 gg?

In caso positivo, vi chiederei cortesemente di inviarmi un preventivo per gli articoli seguenti:

- PC portatile: https://www.apple.com/it/shop/buy-mac/macbook-pro/14%22-grigio-siderale-cpu-10-core-

gpu-16-core-1tb#

- Monitor: https://www.amazon.it/Samsung-Monitor-3840x2160-Bezeless-
Ingresso/dp/B0913JG3QF/ref=sr_1_6?
crid=XHBH4AWXLNL5&keywords=monitor+UHD&qgid=1668091359&qu=eyJxc2MiOil1Ljl1liwicXNhljoiNC
440SIsInFzcCl6ljMuMDQIifQ==&s=pc&sprefix=monitor+uhd,computers,81&sr=1-6

Il monitor non deve necessariamente essere identico, ma idealmente con caratteristiche simili -4K- sito
Amazon solo per indicare il modello.
Per quanto riguarda il PC invece, idealmente avrei bisogno della configurazione con 1 TB di memoria,

ma eventualmente anche 512 GB potrebbe andare bene.

Il preventivo dovrebbe essere indirizzato a:

Agostino Galanti

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Universita degli Studi di Trieste

Via L. Giorgieri, 1

34127 Trieste - IT

Resto a disposizione per qualsiasi domanda.

Grazie anticipatamente,

Cordiali saluti

Agostino Galanti

Agostino Galanti, PhD (he/him)

Postdoctoral Research Associate

Ufficio 331

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche (DSCF)
Universita degli Studi di Trieste

Via L. Giorgieri, 1

34127 Trieste - IT

+39 040 5583917
Website: gobbo-group.com

Accettazione Privacy Checked



Questa e-mail & stata inviata dal modulo di contatto "Contatta Store" su R-Store

Questa email & un servizio di R-Store Supporto Online.

I servizio di risposta € attivo dal lunedi al venerdi dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

Trova un negozio Assistenza Promozioni Contatti

www.rstore.it



g =]
R-S s =
o to re Premium =)
Reseller —

Napoli, 15/11/2022 Spett.le

Dipartimento di Scienze Chimiche e
Farmaceutiche (DSCF)

Universita degli Studi di Trieste

Via L. Giorgieri, 1

34127 Trieste

alla c.a. Dott. Agostino Galanti

Offerta n. 33-1SC-138933

In seguito ai colloqui intercorsi, in qualita di “Apple Premium Reseller”, "Centro di Assistenza Autorizzato
Apple" ed "Apple Solution Expert" Le inviamo la nostra migliore offerta per la fornitura delle seguenti
attrezzature:

n. 1 14-inch MacBook Pro: Apple M1 Pro chip with 10-cor Late € 2.091,00
2021 Space Grey 1TB
Display Liquid Retina XDR da 14". Chip Apple M1 Pro con CPU 10-
core, GPU 16-core e Neural Engine 16-core. 16GB di memoria
unificata. Archiviazione SSD da 1TB. Magic Keyboard con Touch ID.
Trackpad Force Touch. Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot
SDXC card, porta MagSafe 3.

n. 1 14-inch MacBook Pro Apple M1 Pro chip with 8-core Late € 1.750,00
2021 Space Grey 512GB
Display Liquid Retina XDR da 14". Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core,
GPU 14-core e Neural Engine 16-core. 16GB di memoria unificata.
Archiviazione SSD da 512GB. Magic Keyboard con Touch ID. Trackpad
Force Touch. Tre porte Thunderbolt 4, porta HDMI, slot SDXC card,
porta MagSafe 3.

n. 1 Samsung Monitor HRM S7A0 (S32A704), Flat, 32", 3840x2160 € 299,00
(UHD 4K), VA, Bezeless, HDR10, 60 Hz, 5 ms, HDMI, USB,
Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Eye Saver Mode,
Flicker Free, Nero

R-Store S.p.A. eI_ITE CQE,,QTDE w

Apple Premium Reseller - Apple Service Provider - Apple Education Specialist

Via Vittoria Colonna 14, 80121 Napoli Contacts Stores Offices

Cap. Soc. € 2.500.000 i.v. tel. +39 081 404246 Milano | Roma | Napoli | Palermo | Parma | Napoli, Via dei Mille, 16

REA 788304 info@rstore.it Caserta | Avellino | Salerno Campobasso | Milano, Via Monte Santo, 1-3
CF.eP.IVA 05984211218 r-store@pecit Potenza | Cosenza | Reggio Calabria | Messina Roma, Piazzale Appio, 5

Codice SDI: SUBM70N site www.rstore.it Catania | Ragusa | Padova | Treviso| Trieste Palermo, Via Notarbartolo, 26



segue offerta n. 33-1SC-138933 (pag. 2)

Prezzi: netti IVA esclusa
Consegna: 10/30gg. data ordine
Validita offerta: 30gg.

In attesa di un Vs. gradito riscontro, cogliamo I'occasione per porgere distinti saluti.

R- Store spa

Napoli Vomero - Tel. 081 404246 - Fax. 081 4238274
llaria Scognamiglio

R-Store S.p.A. e,_,-rE € EnQT > w
ariestorn ovccrtasene

Apple Premium Reseller - Apple Service Provider - Apple Education Specialist

Frbstrod Nepod
Via Vittoria Colonna 14, 80121 Napoli Contacts Stores Offices
Cap. Soc. € 2.500.000 i.v. tel. +39 081 404246 Milano | Roma | Napoli | Palermo | Parma | Napoli, Via dei Mille, 16
REA 788304 info@rstore.it Caserta | Avellino | Salemo Campobasso | Milano, Via Monte Santo, 1-3
CF.eP.IVA 05984211218 r-store@pecit Potenza | Cosenza | Reggio Calabria | Messina Roma, Piazzale Appio, 5

Codice SDI: SUBM70N site www.rstore.it Catania | Ragusa | Padova | Treviso| Trieste Palermo, Via Notarbartolo, 26



