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5,4 DEGLISTUDI DI TRIESTE

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche

ALLEGARE VOSTRO PREVENTIVO SU CARTA INTESTATA

Acquisto Ricambi per digestori Parr

inconel

Descrizione Quantita Note
Disco di corrosione da 0,001 20 bz
pollici in acciaio T347SS P
Disco di rottura da 0,0025 pollici
10 pz

Universita degli Studi di Trieste
Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche
sedi: - via Licio Giorgieri,1 (amministrazione)
- piazzale Europa, 1
34127 Trieste

dipdscf@units.it

tel +39 040 558 3902
tel +39 040 574181-5587943

www.dscf.units.it
fax +39 040 558 3903
fax +39 040 52572
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UNI EN ISO 9001:2015
UNIEN 14001:2015
UNI'ISO 45001:2018

SA 8000:2014

SGS Merit Award # 69
F-GAS Reg.(UE) 2015/2067

Universita degli Studi di Trieste

Torre Boldone, 10/02/2023

Oggetto: Dichiarazione di Esclusivita / Unicita

La societa F.K.V. S.rl, con sede in Largo delle Industrie, 10 Torre Boldone (BG),
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000

di essere la distributrice esclusiva sul territorio italiano della societa Parr Instruments

Company.

Si dichiara inoltre che codesta Societa € responsabile per il marketing, installazioni e

servizio post-vendita.

Tutti i ricambi/consumabili forniti sono quindi originali in quanto acquistati c/o la rispettiva

casa-madre.

La presente dichiarazione viene rilasciata ad uso di tutti gli interessati.

FKV S.r.l.
Ufficio Vendite

Ndustrie, 10
BOLDONE (BG)

11 - Fax 035/3690399
PIVA-CF 01758800161
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Oggetto: Re: Richiesta preventivo

Mittente: Tiziano Montini <tmontini@units.it>
Data: 03/02/2023, 19:05

A: Marta Personeni <m.personeni@fkv.it>

Chiedo venia...

devo chiedervi di

- riportare 1l'intestazione del rpeventivo al Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, Univ Trieste e
confermarmi i prezzi del prevetivo allegato.

- modificare la quantita della prima riga da 30 a 20 pezzi.

Avrei bisogno ache di conferma che consegna e fatturazione possono venir fatte entro il 15 marzo.
Grazie infinite!

Saluti, TM

I1 20/07/2022 09:52, Marta Personeni ha scritto:

Buongiorno,
prego di trovare in allegato ns. offerta con intestazione modificata.

Resto a disposizione.
Cordiali saluti.

Marta Personeni
Ufficio Contabilita e Logistico
Accounting and Sales&Order Dept.

FKV s.r.1.

Largo delle Industrie, 10
24020 Torre Boldone (BG)
Tel. +39 035 3690211

Dir. +39 035 3690229

Fax +39 035 3690399
www.fkv.it
m.personeni@fkv.it

Il presente messaggio ha natura non personale ed eventuali Vostre risposte potranno essere conosciute
dall'organizzazione di appartenenza del mittente

----- Messaggio originale-----

Da: Tiziano Montini<tmontini@units.it> Inviato: martedi 19 luglio 2022 14:20
A: Marta Personeni<m.personeni@fkv.it>

Oggetto: Re: Richiesta preventivo

Buon giorno!

Devo chiederle la cortesia di modificare 1'intestazione del preventivo PA 65578 576 22 a:
Consorzio INSTM

via Giusti 9

50121 Firenze

Consegna sempre al Dipartimento di Scienze Chmiche all'Universita di Trieste.

Grazie infinite

Tiziano Montini

I1 15/07/20622 09:50, Marta Personeni ha scritto:

Buongiorno,
prego di trovare in allegato ns. offerta per le parti di Vs. interesse e ns. dichiarazione di unicita.

Resto a disposizione.
Cordiali saluti.

1di3 13/02/2023, 12:35
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Marta Personeni
Ufficio Contabilita e Logistico
Accounting and Sales&O0rder Dept.

FKV s.r.1.

Largo delle Industrie, 10

24020 Torre Boldone (BG)

Tel. +39 035 3690211

Dir. +39 035 3690229

Fax +39 035 3690399
https://eu-west-1.protection.sophos.com?d=fkv.it&u=d3d3LmZrdi5pdA==8&i=
NjBmOTh10WZkMDg4MTAWZ jM3YWVjNzIm&t=eFRQdzdINk1TYUNZaWd2Nm12Z3FnWEdLTXV
vZ2hPdUxtdVFJTHpWS310dz0=&h=2ae@f7386e5845dcbfdala5411354bla
m.personeni@fkv.it

I1 presente messaggio ha natura non personale ed eventuali Vostre
risposte potranno essere conosciute dall'organizzazione di
appartenenza del mittente

----- Messaggio originale-----

Da: Tiziano Montini<tmontini@units.it>
Inviato: mercoledi 13 luglio 2022 18:08
A:info@fkv.it

Oggetto: Richiesta preventivo

Con la presente, si richiede la vostra migliore offerta per il materiale elencato nel file allegato e con
indicazione dei tempi di consegna.

Cortesemente, inviare anche vostra dichiarazione di unicita del fornitore Parr per 1'Italia.
Ringrazio per 1l'attenzione
Cordiali saluti

Tiziano Montini

Tiziano Montini

Professore Associato di Chimica Inorganica | Associate Professor of
Inorganic Chemistry Universita degli Studi di Trieste | University of
Trieste Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Department
of Chemical and Pharmaceutical Sciences Via Licio Giorgieri 1, 34127
Trieste (Italy) Tel. | Ph. +39 040 5583981 Cell.| mob. +39 338 1782269
Fax: +39 040 5583903

Skype: tiziano.montini
https://eu-west-1.protection.sophos.com?d=weebly.com&u=aHROcDovL2117XJ
1c2VhcmNoLnd1ZWJseS5jb20vbWOudGluaS50dG1s&i=NjBmOTh10WVkMDg4MTAWZ jM3YW
VjNzI5&t=eF1TNHdOT3I1RGEYSTVYbnNtQTNUNO5jcUVCWUIIZ1hxaH1BWkItMzRiUTO=&
h=346a6fedda334f5f9e21cb3211ba357c

Tiziano Montini

Professore Associato di Chimica Inorganica | Associate Professor of Inorganic Chemistry Universitd degli
Studi di Trieste | University of Trieste Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Department of
Chemical and Pharmaceutical Sciences Via Licio Giorgieri 1, 34127 Trieste (Italy) Tel. | Ph. +39 040 5583981
Cell.| mob. +39 338 1782269

Fax: +39 040 5583903

Skype: tiziano.montini

https://eu-west-1.protection.sophos.com?d=weebly. com&
u=aHROcDovL2117XJ1c2VhcmNoLnd1ZWIseS5jb20vbWoudGluaS50dGls&i=NjBmOTh10WZKkMDg4MTAWZ jM3YWViNZ Im&
t=eDRKUUVqVOUYRE1id1INNMStOVFNabkplMFRvbC85SkZ1cnRhNz1TU1JiWTO=_&h=2ae0f7386e5845dcbfdala5411354bla

Tiziano Montini

Professore Associato di Chimica Inorganica | Associate Professor of Inorganic Chemistry

Universita degli Studi di Trieste | University of Trieste

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche | Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences
Via Licio Giorgieri 1, 34127 Trieste (Italy)

Tel. | Ph. +39 040 5583981

Cell.| mob. +39 338 1782269

Fax: +39 040 5583903

Skype: tiziano.montini

2di3 13/02/2023,12:35
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http://meeresearch.weebly.com/montini.html

—Allegati:

PA 65578 576 22 - UNIVERSITA- Ricambi.pdf 222 kB

3di3 13/02/2023, 12:35
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OFFERTA

LUOGO DI DESTINAZIONE
UNIV. DEGLI STUDI DI TRIESTE

VIA LICIO GIORGIERI, 1,

34127 - TRIESTE (TS)
ITALIA

DESTINATARIO

UNIV. DEGLI STUDI DI TRIESTE
DIP. SC. CHIMICHE E FARMAC.
VIA LICIO GIORGIERI, 1

34127 - TRIESTE (TS)

ITALIA

RIFERIMENTO N. DEL CIG

09-02-2023

CUP
8/PA/23

N. OFFERTA

DATA

09-02-2023

N. PAG.

BANCA D'APPOGGIO

BPER BANCA S.P.A.

ABI: CAB: PARTITA IVA

05387 11102

IT 00211830328

PAGAMENTO AGENTE

VEDI SOTTO Marinoni Yurij

COD. CLIENTE
073152

CODICE FORNITORE

PORTO

SPEDIZIONE

CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO

U.M. QUANTITA' PREZZO

% SCONTO

IMPORTO

C.IVA

OFFERTA RICAMBI
Att.ne Dr. Tiziano Montini

PA_286AC
Disco di corrosione da 0,001 pollici in acciaio T347SS

PA_287AC
Disco di rottura da 0,0025 pollici inconel

*kk

CONDIZIONI DI FORNITURA:

Prezzi: se non diversamente specificato i prezzi si intendono IVA ESCLUSA
Resa:  F.co FKV - Se la spedizione fosse a cura FKV, Vi addebiteremo 15,00
Euro in fattura

Consegna: 3-5 settimane d.r.o.

Imballo: compreso

Spese amministrative: per importi inferiori a 200,00 euro verranno addebitati
15,00 Euro per spese di gestione

Pagamento: 30 gg. d.f. - Per ordini inferiori a 500,00 Euro, il termine di
pagamento sara “100% ad avviso di merce pronta”

Validita dell'offerta: 60 gg. data offerta

N. 20,000 17,85

N. 10,000 17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

357,00 22

178,50 22

TOTALE MERCE
535,50

% e SCONTO CASSA

0,00

TOTALE IMPONIBILE TOTALE IMPOSTA

535,50

117,81

Euro

TOTALE DOCUMENTO

653,31




