
Fwd: I: Vs contatori Grotta Gigante

CESARO ANNA LISA <ANNALISA.CESARO@units.it>
gio 08/02/2024 11:54

A:ORDINI DMG <dmg.ordini@units.it>

-------- Messaggio Inoltrato --------
Oggetto:I: Vs contatori Grotta Gigante

Data:Thu, 8 Feb 2024 09:08:50 +0100
Mittente:DELIA DANIELA <daniela.delia@amm.units.it>

A:HOXHAJ ARTBESA <ARTBESA.HOXHAJ@amm.units.it>, CESARO ANNA LISA
<ANNALISA.CESARO@units.it>

Da: Contabilità CAISAG <contabilita@caisag.ts.it>

Inviato: mercoledì 7 febbraio 2024 13:37

A: DELIA DANIELA <daniela.delia@amm.units.it>

Ogge�o: Re: Vs contatori Gro�a Gigante

 
L'importo consumi 2023 è di euro 311,76 + iva 68,59

Grazie Daniela

Il giorno lun 29 gen 2024 alle ore 10:56 DELIA DANIELA <daniela.delia@amm.units.it> ha scritto:
Gen�le sig.ra Daniela,
mi scusi per il ritardo della risposta, ma dovrebbe indicarmi l'importo così poi le posso
comunicare il cig.
Grazie
Cordiali salu�
Daniela Delia

Da: Contabilità CAISAG <contabilita@caisag.ts.it>

Inviato: lunedì 22 gennaio 2024 13:18

A: DELIA DANIELA <daniela.delia@amm.units.it>

Ogge�o: Fwd: Vs contatori Gro�a Gigante

 
Inoltro nuovamente la mia richiesta,

grazie e saluti
Daniela

---------- Forwarded message ---------
Da: Contabilità CAISAG <contabilita@caisag.ts.it>
Date: gio 11 gen 2024 alle ore 17:08
Subject: Vs contatori Grotta Gigante
To: DELIA DANIELA <daniela.delia@amm.units.it>
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Buongiorno devo emettere la fattura per il consumo  2023 dei vs contatori presso la Grotta
Gigante. 
Attendo un suo gentile riscontro.

Grazie Daniela 

(consumo1558,80 kWh)

                             Daniela Gombani
-amministrazione-

SOCIETA' ALPINA DELLE GIULIE APS
Sezione di Trieste del C.A.I.
Via di Donota n.2
34121 TRIESTE
tel 040 630464
contabilita@caisag.ts.it
segreteria@caisag.ts.it
triestesag@pec.cai.it

PIVA 00243240322
CF    80016540322
Cod.Univoco T9K4ZHO

--
                             Daniela Gombani
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--
                             Daniela Gombani

-amministrazione-
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