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R: Coffe-break

Da MASET STEFANO <maset@units.it>

Data mer 5/3/25 12:04

A ORDINI DMG <dmg.ordini@units.it>

Cc LAKIC DAJANA <DAJANA.LAKIC@units.it>

Avevo indicato il prezzo gia ivato.

Grazie
Stefano Maset

Da: CESARO ANNA LISA <ANNALISA.CESARO@units.it> per conto di ORDINI DMG <dmg.ordini@units.it>

Inviato: mercoledi 5 marzo 2025 10:48

A: MASET STEFANO <maset@units.it>

Cc: LAKIC DAJANA <DAJANA.LAKIC@units.it>
Oggetto: R: Coffe-break

ottimo, grazie!

ci serve solo un informazione: per quante persone era il coffee break?
incrociando il preventivo pro capite (tutti e due 8 euro) con il costo totale senza iva che & indicato
su goro (€ 2.640) ci risultano 55 persone a coffee break, & corretto?

O forse su goro & indicato il prezzo iva compresa?
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Da: MASET STEFANO <maset@units.it>
Inviato: martedi 4 marzo 2025 16:54
A: ORDINI DMG <dmg.ordini@units.it>
Oggetto: |: Coffe-break

Ecco la mail di Labbate con il preventivo che pensavo di aver caricato

Saluti

Stefano Maset

Da: Michele Labbate <michele.labbatets@gmail.com>

Inviato: venerdi 31 gennaio 2025 09:54
A: MASET STEFANO <maset@units.it>
Oggetto: Re: Coffe-break

05/03/2025, 12:15
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Buongiorno,

confermo la nostra disponibilita alla richiesta di n.6 coffee break
nelle giornate dal 17 al 19 febbraio 2025 da tenersi in H2bis e in H3
( ci accorderemo in seguito per un sopralluogo ).

Qui di seguito la migliore proposta :

Coffee break,, mattina :

- caffe, the, acque minerali, succhi di frutta, briochine mignon,
biscotti secchi di pasticceria.

Il costo del ¢/b e di €.8,00 + il 10% di Iva a persona.

Coffee break pomeriggio :

- Caffe, the ,acque minerali,succhi di frutta, macedonia di frutta
fresca, torte di pasticceria.

Il costo e di €. 10,00 + il 10% di Iva a persona.

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti in merito
Cordiali saluti

Michele Labbate

Il giorno mer 29 gen 2025 alle ore 12:43 MASET STEFANO

<maset@units.it> ha scritto:

>

> Buongiorno

>

> Facendo seguito al nostro colloquio di ieri al bar di Ingegneria, le chiedo la disponibilita di
organizzare sei coffe-break nelle giornate del 17,18 e 19 febbraio (17 e 18 in H2bis e 19 in H3) per
I'evento Presentation Day del dottorato ESFM.

> La partecipazione a ogni coffee break sara di una cinquantina di persone.

>

> Attendo un preventivo di costi.

>

> Grazie e Saluti

> Stefano Maset

> Coordinatore dottorato ESFM
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